Da: Vecchi Andrea andrea.vecchi@tiscali.it & [
Oggetto: Fwd: Aggiornamento progetto esecutivo: - progetto Senegal
Data: 07 maggio 2015 23:54
A: GERBELLI EDOARDO gerbelli@studiogerbelliriva.it
Cc: Vecchi andrea andrea.vecchi@tiscali.it

Ecco come promesso il file del service.
grazie

andrea

Inizio messaggio inoltrato:

Da: "Giorgio Rossi" <giorgiorossi1@gmail.com>

Oggetto: I: Aggiornamento progetto esecutivo: - progetto Senegal
Data: 07 maggio 2015 09:23:57 CEST

A: <e.ragazzi@libero.it>, "'Andrea Vecchi'" <info@studiovincentivecchi.it>
Cc: "'Franco Tronca'" <franco.tronca@gmail.com>

Cari Eugenio e Andrea,
Vi confermo che la costruzione dell'ospedale in Senegal é iniziata.

Abbiamo firmato ai primi di marzo il contratto di appalto e finanziamento, per un importo
complessivo di € 250.000, per una superficie di circa 600 mq

Sono compresi nell'importo indicato:

Sistemi energetici di emergenza €22.000
Capo cantiere italiano: € 32.000
Opere di urbanizzazione: €28.000

Il costo al mq é pertanto di € 280, compreso il costo del terreno.

Sono stati gestiti anche una serie di elementi atti a garantire la protezione giuridico contrattuale
del Rotary, nonché la sua immagine, confinando ogni e qualsiasi responsabilita presso il
committente (le suore) e la societa appaltatrice).

Il soggetto tecnico amministrativo che finanzia I'opera a titolo di elargizione é la onlus LifeNet che
abbiamo appositamente creato e che completa il perimetro di protezione a favore del Rotary.
Tutta la comunicazione, a opera ultimata, sara invece a favore del Rotary, perché questa é la verita:
Noi Rotariani siamo gli autori di questa iniziativa.

Per settembre dobbiamo essere pronti a spedire le attrezzature sanitarie.
Nessun gruppo di club della Lombardia, negli ultimi 15 anni; é mai riuscito a realizzare ex novo
un'opera di queste dimensioni.

Abbiamo lavorato insieme, ognuno a ha fatto la sua parte e questo é il risultato.

Comunicatelo ai vostri soci, che hanno avuto fiducia e hanno sostenuto il progetto per oltre tre
anni.

Quando tutto sara a regime potremo organizzare dei service a costi molto bassi, in cui nostri soci
medici porteranno il loro contributo operativo e la loro testimonianza rotariana.

Vi invio la pianta definitiva (AR_03_AGG_01), che é ormai esecutiva.

Le misure sono cambiate per vari motivi, abbiate pazienza.

Si tratta ora di:

rivedere |'architettura interna (uno o due riuniti ?)

compilare una tabella excel dettagliatissima, basata su 3 fogli: componenti base, arredi, materiali

consumabili.

In tale ambito dovete anche definire i limiti di intervento odontoiatrico (niente staminali, impianti,
ecc..!?)

entro meta giugno vi raccomando di rendere disponibile la prima bozza della tabella excel ed una
piantina della disposizione interna (fatta anche a mano).

Per qualsiasi chiarimento sulla struttura edile potete contattare Franco Tronca (348-747.9815
franco.tronca@gmail.com).

Siamo naturalmente tutti a vostra disposizione.

Un carissimo saluto.

Giorgio


mailto:Andreaandrea.vecchi@tiscali.it
mailto:Andreaandrea.vecchi@tiscali.it
mailto:EDOARDOgerbelli@studiogerbelliriva.it
mailto:EDOARDOgerbelli@studiogerbelliriva.it
mailto:andreaandrea.vecchi@tiscali.it
mailto:andreaandrea.vecchi@tiscali.it
mailto:giorgiorossi1@gmail.com
mailto:e.ragazzi@libero.it
mailto:info@studiovincentivecchi.it
mailto:franco.tronca@gmail.com
mailto:franco.tronca@gmail.com

Ing. Giorgio Rossi
Rotary Cllub Milano Nord
Presidente 2014 2015
(339-770.1394)
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